
İSİMLERİ SARI RENKLERLE ÇİZİLMİŞ(ADRES BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZ) VE YEŞİL RENKLERLE ÇİZİLMİŞ (ADRES DIŞINDAN İLK 20 'YE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ) 
KAYIT İŞLEMLERİ KONUSUNDA 08.01.2024 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN OKUL İDARESİ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER.

GENE
L

İL İLÇ
E

KURU
M

PUAN
Puan

303,067

338,961

349,727

No
D N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sır Sıra Sıra
15 15,00 15 0 15,00 7 2 6,33 15 0 15,00 9 0 9,00 5 0 489,699 128 5 2 1

15 15,00 13 1 12,67 9 0 9,00 15 0 15,00 10 0 10,00 5 0 480,363 245 10 6 2

15 15,00 13 2 12,33 9 1 8,67 15 0 15,00 10 0 10,00 5 0 477,085 336 15 9 3

15 15,00 13 1 12,67 8 2 7,33 15 0 15,00 10 0 10,00 5 0 476,622 349 16 10 4

15 15,00 15 0 15,00 9 1 8,67 14 1 13,67 9 0 9,00 3 2 473,903 418 18 11 5

15 15,00 13 0 13,00 9 1 8,67 14 1 13,67 10 0 10,00 5 0 472,157 430 20 12 6

15 15,00 13 1 12,67 8 2 7,33 15 0 15,00 7 3 6,00 5 0 468,302 545 28 17 7

15 15,00 15 0 15,00 8 2 7,33 14 1 13,67 8 2 7,33 3 2 467,428 561 31 18 8

15 15,00 14 1 13,67 8 2 7,33 13 2 12,33 10 0 10,00 5 0 464,153 658 33 19 9

15 15,00 14 1 13,67 8 2 7,33 13 2 12,33 10 0 10,00 5 0 464,153 658 33 19 9

15 15,00 12 3 11,00 10 0 10,00 15 0 15,00 9 1 8,67 4 1 461,834 711 36 21 11

15 15,00 13 2 12,33 9 1 8,67 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 461,601 727 37 22 12

15 15,00 13 2 12,33 9 1 8,67 13 2 12,33 10 0 10,00 5 0 457,149 873 46 25 13

14 13,67 13 2 12,33 8 2 7,33 15 0 15,00 9 1 8,67 4 1 455,853 904 47 26 14

15 15,00 14 1 13,67 8 2 7,33 13 2 12,33 7 2 6,33 4 1 450,986 1086 52 28 15

15 15,00 12 2 11,33 9 1 8,67 14 1 13,67 9 0 9,00 3 2 446,500 1244 59 30 16

13 12,33 13 2 12,33 9 1 8,67 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 444,452 1304 67 32 17

15 15,00 13 1 12,67 9 1 8,67 12 3 11,00 10 0 10,00 4 1 444,224 1314 68 33 18

14 14,00 13 1 12,67 6 4 4,67 13 2 12,33 10 0 10,00 5 0 443,261 1355 71 35 19

14 13,67 12 3 11,00 9 1 8,67 14 1 13,67 10 0 10,00 4 1 441,760 1401 73 37 20

15 15,00 11 4 9,67 9 1 8,67 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 441,739 1405 74 38 21

14 13,67 13 2 12,33 9 1 8,67 14 1 13,67 6 4 4,67 4 1 440,604 1446 77 39 22

13 12,33 15 0 15,00 7 3 6,00 13 2 12,33 8 2 7,33 4 1 440,082 1481 80 40 23

13 12,33 14 1 13,67 9 1 8,67 15 0 15,00 4 6 2,00 3 2 439,407 1497 81 41 24

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR

Bursa                        OSMANGAZİ                                     23 NISAN ORTAOKULU                                                       4. SINIF KURUMSAL 6                               
14200        616          358          202

Ortalamalar TÜRKÇE                  MATEMATİK           SOSYAL BİLGİLER         FEN BİLİMLERİ               
İNGİLİZCE               DİN KÜLTÜRÜ                 Toplam

Genel Ortalama 11.35  3.51  10.17  7.72   6.68   5.49   6.21   3.61   5.01   9.65   4.89   8.02   4.73   4.87   
İl Ortalaması 12.38  2.50  11.54  8.66   5.64   6.78   6.86   2.91   5.89  10.76  3.89   9.46   5.43   4.17   

Okul Ortalaması 12.76  2.07  12.07  8.76   5.20   7.03   6.92   2.79   5.99  11.16  3.53   9.99   5.74   3.88   
Ögr.Bilgileri

Y
1     720 - BELİNAY YILDIRIM 0 5.00  66.00  2.00  
2     35 - ALPER ALİ ÖZTÜRK 0 5.00  67.00  1.00  
3     1044 - HİKMET ASAF 0 5.00  67.00  3.00  
4     485 - ERAY GÜVEN 0 5.00  66.00  3.00  
5     501 - SELİM SEVİM 0 2.33  65.00  4.00  
6     1083 - EYLÜL BAKIR 0 5.00  66.00  2.00  
7     131 - YUSUF ALP YAMAN 0 5.00  63.00  6.00  
8     412 - MUHAMMED ALİM 0 2.33  63.00  7.00  
9     439 - DEFNE ARABACI 0 5.00  65.00  5.00  
10    212 - ZEHRA BAYRAM 0 5.00  65.00  5.00  
11    467 - ELİF GÖZCÜ 0 3.67  65.00  5.00  
12    150 - DORUK EFE BİLMEZ 0 5.00  64.00  6.00  
13    121 - BERAT GARİP 0 5.00  65.00  5.00  
14    989 - İNCİ BEREN YILMAZ 1 3.67  63.00  7.00  
15    359 - FATMA ZEHRA 0 3.67  61.00  8.00  
16    125 - DEFNE KARABURUN 0 2.33  62.00  6.00  
17    1339 - MESUT ŞANSLI 2 5.00  63.00  7.00  
18    848 - ADEN BOYACIYILMAZ 0 3.67  63.00  6.00  
19    2134 - MUTKU YENER 0 5.00  61.00  7.00  
20    389 - BENGİSU KOLUMAN 1 3.67  63.00  7.00  
21    382 - NEVA SARAÇ 0 5.00  62.00  8.00  
22    499 - DANYAL AS 1 3.67  60.00 10.00 
23    128 - BULUT ÇAKIROĞLU 2 3.67  60.00 10.00 
24    1465 - İSMAİL HAKKI UZAK 2 2.33  58.00 12.00 



İSİMLERİ SARI RENKLERLE ÇİZİLMİŞ(ADRES BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZ) VE YEŞİL RENKLERLE ÇİZİLMİŞ (ADRES DIŞINDAN İLK 20 'YE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ) 
KAYIT İŞLEMLERİ KONUSUNDA 08.01.2024 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN OKUL İDARESİ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER.

14 13,67 13 1 12,67 7 2 6,33 13 2 12,33 10 0 10,00 4 1 438,982 1516 84 42 25

14 13,67 12 1 11,67 8 0 8,00 14 1 13,67 9 1 8,67 3 1 438,335 1564 87 45 26

14 13,67 14 1 13,67 9 1 8,67 13 2 12,33 9 1 8,67 2 3 437,817 1571 88 46 27

15 15,00 12 3 11,00 7 3 6,00 13 2 12,33 8 2 7,33 5 0 435,684 1665 92 49 28

14 13,67 11 3 10,00 8 2 7,33 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 434,058 1724 94 50 29

15 15,00 10 4 8,67 8 2 7,33 14 1 13,67 9 1 8,67 5 0 434,058 1724 94 50 29

14 13,67 12 3 11,00 7 3 6,00 15 0 15,00 7 3 6,00 3 1 433,230 1759 96 52 31

15 15,00 12 2 11,33 9 1 8,67 12 3 11,00 6 4 4,67 5 0 428,665 1922 107 57 32

13 12,67 14 1 13,67 6 2 5,33 13 0 13,00 6 3 5,00 3 1 427,185 1978 110 58 33

15 15,00 11 4 9,67 10 0 10,00 13 2 12,33 7 2 6,33 4 1 427,100 1979 111 59 34

15 15,00 11 3 10,00 7 3 6,00 13 2 12,33 9 1 8,67 4 1 425,471 2076 114 62 35

14 13,67 13 2 12,33 8 2 7,33 13 2 12,33 5 5 3,33 4 1 424,810 2090 115 63 36

15 15,00 11 4 9,67 9 1 8,67 12 3 11,00 9 1 8,67 5 0 424,590 2108 116 64 37

14 13,67 12 2 11,33 9 1 8,67 12 3 11,00 10 0 10,00 4 1 424,288 2133 119 65 38

15 15,00 11 4 9,67 8 2 7,33 13 2 12,33 6 4 4,67 5 0 423,199 2173 120 66 39

15 15,00 13 2 12,33 8 2 7,33 12 3 11,00 8 2 7,33 2 3 422,023 2211 124 69 40

13 12,33 13 2 12,33 9 0 9,00 13 2 12,33 4 5 2,33 5 0 421,998 2220 125 70 41

13 12,33 13 2 12,33 8 2 7,33 13 2 12,33 7 3 6,00 4 1 420,358 2283 127 71 42

13 12,33 11 4 9,67 9 1 8,67 14 1 13,67 9 1 8,67 4 1 419,058 2316 129 72 43

15 15,00 10 1 9,67 7 2 6,33 14 1 13,67 6 3 5,00 2 2 416,384 2430 137 76 44

15 15,00 10 3 9,00 8 1 7,67 13 2 12,33 6 3 5,00 4 1 414,112 2540 145 80 45

14 13,67 11 3 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 6 3 5,00 4 1 413,888 2547 146 81 46

15 15,00 10 5 8,33 8 2 7,33 13 2 12,33 8 2 7,33 4 1 413,194 2588 148 83 47

14 13,67 11 4 9,67 9 1 8,67 13 2 12,33 4 6 2,00 5 0 410,717 2682 154 87 48

13 12,33 13 2 12,33 9 1 8,67 11 4 9,67 7 3 6,00 5 0 409,031 2755 159 90 49

14 13,67 10 4 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 8 2 7,33 4 1 408,804 2763 160 91 50

15 15,00 10 2 9,33 8 2 7,33 12 3 11,00 7 3 6,00 4 1 407,964 2804 161 92 51

14 13,67 10 5 8,33 8 2 7,33 14 1 13,67 6 4 4,67 4 1 407,736 2817 162 93 52

14 13,67 12 2 11,33 8 1 7,67 12 3 11,00 6 3 5,00 3 1 407,488 2847 165 95 53

14 13,67 11 4 9,67 8 2 7,33 12 3 11,00 7 3 6,00 5 0 406,105 2905 169 97 54

13 12,33 10 5 8,33 6 4 4,67 14 1 13,67 8 2 7,33 5 0 402,838 3050 174 98 55

13 12,33 11 4 9,67 10 0 10,00 12 3 11,00 9 1 8,67 4 1 402,101 3078 175 99 56

11 10,33 13 1 12,67 7 0 7,00 13 2 12,33 7 2 6,33 2 0 400,964 3123 178 100 57

13 12,33 10 5 8,33 8 2 7,33 14 0 14,00 6 3 5,00 4 1 400,881 3124 179 101 58

15 15,00 9 3 8,00 7 3 6,00 13 2 12,33 9 1 8,67 2 2 400,804 3128 180 102 59

25    500 - NİLSU GÖRGÜLÜ 1 3.67  61.00  7.00  
26    253 - EMİR KAĞAN BİRDAL 1 2.67  60.00  5.00  
27    141 - BURAK KAĞAN 1 1.00  61.00  9.00  
28    513 - İSA ENSAR GÖKÇE 0 5.00  60.00 10.00 
29    23939 - ÇINAR BERK YILDIZ 1 5.00  61.00  8.00  
30    250 - MİRA SEVİM 0 5.00  61.00  8.00  
31    1446 - ZEYNEP SENA 1 2.67  58.00 11.00 
32    1182 - ELİF CEMRE 0 5.00  59.00 10.00 
33    719 - ZEYNEP FİDAN 1 2.67  55.00  8.00  
34    865 - SARE GÜLSÜM 0 3.67  60.00  9.00  
35    647 - ESMA SELEN UYSAL 0 3.67  59.00 10.00 
36    2 - OĞUZKAĞAN YILDIZ 1 3.67  57.00 13.00 
37    315 - HATİCE HİRA 0 5.00  61.00  9.00  
38    360 - İREM YİĞİT 1 3.67  61.00  8.00  
39    522 - CEYLİN DUMAN 0 5.00  58.00 12.00 
40    345 - ALPER ÖZTÜRK 0 1.00  58.00 12.00 
41    1082 - TALHA ERYILMAZ 2 5.00  57.00 11.00 
42    928 - ZEHRA * R ÇELİK 2 3.67  58.00 12.00 
43    69 - ÇINAR EGE GÖBEL 2 3.67  60.00 10.00 
44    1268 - EYMEN EFE YÜCE 0 1.33  54.00  9.00  
45    8041 - ÜLKEM MALÇOK 0 3.67  56.00 10.00 
46    54 - MEHMETH N ALKAN 1 3.67  57.00 11.00 
47    8995 - ZEYNEP ÇAKIRLI 0 3.67  58.00 12.00 
48    1115 - YUSUF ÇINAR 1 5.00  56.00 14.00 
49    474 - BERKAY BEYHAN 2 5.00  58.00 12.00 
50    920 - EMİNERKAN 1 3.67  58.00 11.00 
51    500 - RÜZGAR BOL 0 3.67  56.00 11.00 
52    188 - ZEYNEP TÜFEK 1 3.67  56.00 14.00 
53    158 - AKİF KEREM KAMAY 1 2.67  55.00 11.00 
54    226 - KAĞAN SARI 1 5.00  57.00 13.00 
55    170 - AS EL MİR A DURSUN 2 5.00  56.00 14.00 
56    666 - ALİ METKAN ARSLAN 2 3.67  59.00 11.00 
57    735 - DERİN UCA 2 2.00  53.00  7.00  
58    485 - IRMAK YILMAZ 2 3.67  55.00 13.00 
59    289 - ÜMMÜGÜLSÜM 0 1.33  55.00 11.00 



İSİMLERİ SARI RENKLERLE ÇİZİLMİŞ(ADRES BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZ) VE YEŞİL RENKLERLE ÇİZİLMİŞ (ADRES DIŞINDAN İLK 20 'YE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ) 
KAYIT İŞLEMLERİ KONUSUNDA 08.01.2024 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN OKUL İDARESİ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER.

14 13,67 9 6 7,00 8 2 7,33 13 2 12,33 10 0 10,00 4 0 400,259 3160 182 104 60

13 12,33 11 3 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 9 1 8,67 4 1 398,584 3225 185 106 61

13 12,33 11 3 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 6 4 4,67 3 2 397,622 3276 189 110 62

14 13,67 10 5 8,33 7 3 6,00 13 2 12,33 7 3 6,00 4 1 397,518 3280 190 111 63

14 13,67 10 5 8,33 8 2 7,33 14 1 13,67 6 4 4,67 2 3 396,629 3314 195 114 64

14 13,67 9 6 7,00 9 1 8,67 14 1 13,67 6 4 4,67 3 2 395,233 3391 196 115 65

14 13,67 11 3 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 5 3 4,00 4 1 394,926 3413 199 117 66

12 11,00 11 3 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 8 2 7,33 5 0 394,401 3438 201 119 67

15 15,00 9 6 7,00 8 2 7,33 13 2 12,33 6 4 4,67 3 2 392,156 3533 205 122 68

15 15,00 9 4 7,67 9 0 9,00 11 2 10,33 6 4 4,67 4 1 391,541 3557 208 124 69

14 13,67 9 6 7,00 7 3 6,00 14 1 13,67 6 4 4,67 3 2 389,252 3652 216 125 70

14 13,67 11 1 10,67 8 2 7,33 10 4 8,67 7 2 6,33 3 0 388,540 3686 219 128 71

13 12,33 8 7 5,67 8 2 7,33 15 0 15,00 6 4 4,67 4 1 387,800 3728 220 129 72

14 14,00 8 3 7,00 8 1 7,67 12 2 11,33 7 1 6,67 4 1 387,719 3737 221 130 73

13 12,33 13 2 12,33 9 1 8,67 11 4 9,67 7 3 6,00 1 4 386,859 3764 222 131 74

12 11,00 12 3 11,00 7 3 6,00 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 384,821 3875 228 134 75

13 13,00 9 3 8,00 7 1 6,67 12 2 11,33 7 3 6,00 4 1 384,085 3903 231 137 76

14 13,67 11 3 10,00 8 2 7,33 12 2 11,33 3 7 0,67 2 3 383,306 3958 234 139 77

13 12,33 9 3 8,00 7 3 6,00 13 2 12,33 4 6 2,00 5 0 382,261 3998 236 141 78

GENE
L

İL İLÇ
E

KURU
M

PUAN
303,067

338,961

349,727

No
D N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sır Sıra Sıra
12 11,00 9 3 8,00 9 1 8,67 13 1 12,67 6 4 4,67 4 0 382,244 4003 237 142 79

60    214 - YADE AVCI 1 4.00  58.00 11.00 
61    484 - BERRA MUTLU 2 3.67  57.00 12.00 
62    487 - ESLEM YAVUZ 2 2.33  55.00 14.00 
63    722 - FATMANUR BEKCİ 1 3.67  55.00 15.00 
64    712 - TUĞRA SÖZÜGERÇEK 1 1.00  54.00 16.00 
65    481 - MUSTAFA GÖKT Ğ 1 2.33  55.00 15.00 
66    503 - MEHMET ARDA ÇİÇEK 1 3.67  55.00 12.00 
67    114 - RASİM EKİCİ 3 5.00  57.00 12.00 
68    699 - POYRAZ ALİ 0 2.33  54.00 16.00 
69    405 - ÇAĞLA GÜLÜNAY 0 3.67  54.00 11.00 
70    947 - BADE COLOSİN 1 2.33  53.00 17.00 
71    122 - MİRAC HAKYEMEZ 1 3.00  53.00 10.00 
72    311 - ALPER ARAZ KÖK 2 3.67  54.00 16.00 
73    206 - MELEK YILMAZ 0 3.67  53.00  8.00  
74    1120 - HÜSNE GÜNDOĞDU 2 -0.33  54.00 16.00 
75    115 - MİRAÇ ASLAN 3 3.67  53.00 17.00 
76    1323 - MUHSİN AKTAŞ 0 3.67  52.00 10.00 
77    495 - EYMEN ÖZDEMİR 1 1.00  50.00 18.00 
78    355 - YAĞIZEYME N GÜNEŞ 2 5.00  51.00 16.00 

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR

Bursa                        OSMANGAZİ                                     23 NISAN ORTAOKULU                                                       4. SINIF KURUMSAL 6                               
14200        616          358          202

Ortalamalar TÜRKÇE   SOSYAL BİLGİLER         FEN BİLİMLERİ               İNGİLİZCE               
Genel Ortalama 11.35  3.51  10.17  7.72   6.21   3.61   5.01   9.65   4.89   3.11   2.71   2.01   2.04  42.37 

İl Ortalaması 12.38  2.50  11.54  8.66   6.86   2.91   5.89  10.76  3.89   4.04   2.98   1.80   2.38  47.06 
Okul Ortalaması 12.76  2.07  12.07  8.76   6.92   2.79   5.99  11.16  3.53   4.45   2.97   1.79   2.37  48.32 

Ögr.Bilgileri
Y

79    482 - CEMİLEGEMEN 3 4.00  53.00 12.00 



İSİMLERİ SARI RENKLERLE ÇİZİLMİŞ(ADRES BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZ) VE YEŞİL RENKLERLE ÇİZİLMİŞ (ADRES DIŞINDAN İLK 20 'YE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ) 
KAYIT İŞLEMLERİ KONUSUNDA 08.01.2024 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN OKUL İDARESİ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER.

13 12,33 9 4 7,67 9 1 8,67 12 3 11,00 7 3 6,00 4 0 380,007 4103 239 143 80

13 12,67 10 3 9,00 6 2 5,33 12 3 11,00 3 7 0,67 5 0 378,069 4182 245 147 81

15 15,00 6 6 4,00 9 1 8,67 12 3 11,00 9 1 8,67 4 1 376,722 4259 250 151 82

13 12,33 9 6 7,00 9 1 8,67 14 1 13,67 4 6 2,00 2 3 374,141 4380 254 153 83

14 13,67 11 4 9,67 8 2 7,33 10 5 8,33 10 0 10,00 1 4 372,316 4455 255 154 84

12 11,00 8 7 5,67 7 3 6,00 14 1 13,67 8 2 7,33 4 1 370,492 4544 258 156 85

12 11,00 8 3 7,00 6 4 4,67 13 0 13,00 7 2 6,33 4 1 370,361 4554 259 157 86

13 12,67 12 2 11,33 7 2 6,33 9 5 7,33 9 1 8,67 2 3 370,303 4557 260 158 87

15 15,00 10 5 8,33 9 1 8,67 10 5 8,33 6 4 4,67 2 3 369,689 4574 263 160 88

13 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 12 3 11,00 8 2 7,33 4 1 368,932 4630 267 162 89

13 12,33 9 5 7,33 7 3 6,00 13 2 12,33 5 5 3,33 3 2 368,918 4632 268 163 90

12 11,00 9 6 7,00 5 5 3,33 14 1 13,67 6 4 4,67 4 1 368,909 4634 269 164 91

12 11,00 9 5 7,33 6 4 4,67 14 1 13,67 6 4 4,67 3 2 368,801 4638 270 165 92

14 13,67 8 7 5,67 9 1 8,67 12 3 11,00 7 3 6,00 3 2 368,132 4664 272 167 93

15 15,00 6 9 3,00 6 4 4,67 15 0 15,00 7 3 6,00 1 4 367,968 4675 273 168 94

15 15,00 6 6 4,00 8 2 7,33 12 2 11,33 10 0 10,00 2 3 367,843 4687 274 169 95

13 12,33 10 3 9,00 7 2 6,33 11 4 9,67 4 4 2,67 4 0 367,839 4691 275 170 96

13 12,67 8 6 6,00 5 4 3,67 13 2 12,33 7 2 6,33 3 1 363,961 4859 285 174 97

15 15,00 6 9 3,00 9 1 8,67 12 3 11,00 9 1 8,67 3 2 363,681 4877 287 176 98

11 9,67 10 4 8,67 7 3 6,00 13 2 12,33 6 4 4,67 3 2 361,849 4979 293 178 99

15 15,00 6 1 5,67 8 2 7,33 11 3 10,00 6 3 5,00 2 2 361,355 4996 295 179 100

14 13,67 8 2 7,33 4 5 2,33 10 3 9,00 10 0 10,00 3 1 361,126 5010 297 181 101

13 12,33 8 7 5,67 10 0 10,00 12 3 11,00 7 3 6,00 3 2 361,106 5012 298 182 102

15 15,00 9 6 7,00 7 3 6,00 10 5 8,33 6 4 4,67 3 1 360,725 5034 301 183 103

13 12,33 9 3 8,00 8 1 7,67 11 4 9,67 6 2 5,33 2 0 360,587 5041 302 184 104

12 11,00 8 6 6,00 7 3 6,00 13 2 12,33 7 3 6,00 4 1 360,185 5063 303 185 105

13 12,33 11 4 9,67 7 3 6,00 10 5 8,33 8 2 7,33 2 3 359,310 5097 305 187 106

12 11,00 9 6 7,00 8 2 7,33 14 1 13,67 3 7 0,67 2 3 358,442 5129 306 188 107

13 12,33 8 7 5,67 8 2 7,33 14 1 13,67 7 3 6,00 0 5 358,421 5132 307 189 108

12 11,00 11 3 10,00 7 3 6,00 10 5 8,33 6 3 5,00 4 1 358,105 5159 309 191 109

13 12,67 5 7 2,67 7 3 6,00 15 0 15,00 5 5 3,33 3 2 356,598 5223 313 194 110

11 9,67 9 4 7,67 8 1 7,67 13 2 12,33 9 1 8,67 1 4 355,378 5273 315 195 111

13 12,33 7 4 5,67 8 2 7,33 12 3 11,00 7 3 6,00 3 2 355,125 5286 316 196 112

14 13,67 7 3 6,00 6 3 5,00 10 5 8,33 8 2 7,33 4 0 352,153 5413 321 200 113

15 15,00 6 9 3,00 6 4 4,67 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 351,975 5422 323 202 114

80    870 - CANER GÜVEN 2 4.00  54.00 13.00 
81    306 - MİRAÇ DOĞAN 1 5.00  49.00 16.00 
82    526 - ELİF BURÇAK ÇALI 0 3.67  55.00 12.00 
83    201 - BEREN ÖZER 2 1.00  51.00 19.00 
84    88 - BİRSU ARDALI 1 -0.33  54.00 16.00 
85    65 - SENA YAŞAR 3 3.67  53.00 17.00 
86    0 - CİHANGİR TALHA 3 3.67  50.00 13.00 
87    354 - SAYGIN ÖZTÜRK 1 1.00  52.00 14.00 
88    688 - ELİF TANEM S* AŞ 0 1.00  52.00 18.00 
89    1186 - EMİR YILDIRIM 2 3.67  53.00 12.00 
90    1099 - MUSTAFA MERT 2 2.33  50.00 19.00 
91    176 - LİYA AZRA TAŞ 3 3.67  50.00 20.00 
92    707 - KEREM YAMAN 3 2.33  50.00 19.00 
93    1451 - ELİF GÖKDEMİR 1 2.33  53.00 17.00 
94    48 - ELİF Mİ* SAYAR 0 -0.33  50.00 20.00 
95    567 - YETKİN TOPRAK 0 1.00  53.00 13.00 
96    193 - YAĞIZ EFE ÖZ 2 4.00  49.00 15.00 
97    98 - RÜZGAR YÜCEL 1 2.67  49.00 16.00 
98    230 - UMUT KADI 0 2.33  54.00 16.00 
99    228 - YUSUF EYMEN 4 2.33  50.00 19.00 
100   154 - EMİR KAHRAMAN 0 1.33  48.00 11.00 
101   213 - ELA GENÇOĞLU 1 2.67  49.00 12.00 
102   853 - BUSEN A BİRIEŞ ÜUU 2 2.33  53.00 17.00 
103   1389 - RÜZGARHH* AR 0 2.67  50.00 19.00 
104   554 - MEHMET ŞEN 2 2.00  49.00 12.00 
105   38 - BEYZA YILMAZ 3 3.67  51.00 18.00 
106   57 - AHMET SIDDIK ÖZKAN 2 1.00  51.00 19.00 
107   791 - GÖKTUĞ YILMAZ 3 1.00  48.00 22.00 
108   147 - GÖKMEN ÖZAY 2 -1.67  50.00 20.00 
109   95 - MEHMET ÖZTÜRK 3 3.67  50.00 18.00 
110   142 - ECRİN YILMAZ 1 2.33  48.00 18.00 
111   388 - BELİNAY KOLUMAN 4 -0.33  51.00 16.00 
112   479 - ELİF ZEHRA AYDINEL 2 2.33  50.00 16.00 
113   769 - BERİL DENİZ 1 4.00  49.00 14.00 
114   530 - ŞEVVAL TÖRÜN 0 3.67  49.00 21.00 
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13 12,33 10 5 8,33 6 4 4,67 10 5 8,33 4 6 2,00 5 0 351,879 5428 324 203 115

15 15,00 7 8 4,33 10 0 10,00 10 4 8,67 3 7 0,67 4 1 348,127 5600 331 207 116

12 11,00 8 7 5,67 8 2 7,33 12 3 11,00 4 6 2,00 5 0 347,982 5612 332 208 117

14 13,67 5 10 1,67 8 2 7,33 13 2 12,33 8 2 7,33 3 2 347,961 5615 333 209 118

11 9,67 12 3 11,00 7 3 6,00 10 5 8,33 5 5 3,33 3 2 346,593 5703 334 210 119

15 15,00 8 5 6,33 7 2 6,33 9 5 7,33 6 4 4,67 2 3 342,047 5908 340 214 120

11 9,67 11 4 9,67 5 5 3,33 11 4 9,67 5 5 3,33 3 2 340,686 5981 342 215 121

15 15,00 8 7 5,67 5 5 3,33 10 5 8,33 5 5 3,33 3 2 340,612 5986 343 216 122

14 13,67 6 6 4,00 7 2 6,33 11 4 9,67 3 5 1,33 4 1 336,351 6182 353 220 123

12 11,00 11 4 9,67 5 5 3,33 9 6 7,00 5 5 3,33 4 1 336,255 6187 355 221 124

12 11,00 7 6 5,00 8 2 7,33 11 4 9,67 6 4 4,67 4 0 334,442 6285 359 223 125

13 12,33 8 7 5,67 2 8 -0,67 13 2 12,33 4 6 2,00 2 3 333,283 6337 362 225 126

14 13,67 9 6 7,00 6 4 4,67 10 5 8,33 3 7 0,67 2 3 332,548 6366 364 227 127

14 13,67 6 7 3,67 4 6 2,00 11 4 9,67 6 2 5,33 4 1 332,508 6370 365 228 128

11 9,67 10 4 8,67 7 3 6,00 10 5 8,33 4 6 2,00 4 1 332,003 6403 368 230 129

14 13,67 6 9 3,00 6 4 4,67 12 3 11,00 4 6 2,00 3 2 330,916 6452 372 233 130

14 13,67 7 7 4,67 7 3 6,00 11 4 9,67 4 6 2,00 2 3 330,901 6454 373 234 131

13 12,33 10 4 8,67 6 3 5,00 8 5 6,33 6 3 5,00 2 3 329,824 6495 375 235 132

12 11,00 6 9 3,00 7 3 6,00 14 1 13,67 4 6 2,00 2 3 328,363 6548 378 236 133

12 11,33 5 7 2,67 6 4 4,67 14 1 13,67 2 1 1,67 2 1 327,484 6586 380 238 134

12 11,00 9 4 7,67 3 6 1,00 12 2 11,33 3 7 0,67 1 4 326,261 6652 382 240 135

13 12,33 8 7 5,67 5 5 3,33 11 4 9,67 4 6 2,00 2 3 322,382 6814 390 242 136

12 11,00 6 9 3,00 7 3 6,00 12 3 11,00 5 5 3,33 4 1 322,300 6822 391 243 137

14 13,67 6 9 3,00 7 3 6,00 11 4 9,67 5 5 3,33 2 3 321,198 6856 392 244 138

12 11,00 10 2 9,33 3 7 0,67 9 5 7,33 3 7 0,67 3 2 319,115 6955 396 246 139

10 8,33 12 2 11,33 7 3 6,00 8 7 5,67 2 7 -0,33 4 1 317,151 7026 398 247 140

14 13,67 5 7 2,67 8 2 7,33 10 5 8,33 4 6 2,00 3 2 314,475 7133 402 249 141

12 11,67 8 4 6,67 6 4 4,67 9 5 7,33 4 2 3,33 1 1 311,844 7253 406 252 142

12 11,00 7 8 4,33 8 2 7,33 10 5 8,33 5 5 3,33 3 2 309,700 7340 408 254 143

13 12,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 4 8,67 4 5 2,33 1 4 308,583 7378 409 255 144

11 9,67 8 7 5,67 8 2 7,33 9 6 7,00 6 4 4,67 4 1 308,205 7403 411 256 145

13 12,33 7 8 4,33 7 3 6,00 11 4 9,67 1 9 -2,00 1 3 305,877 7480 415 258 146

12 11,00 5 10 1,67 6 4 4,67 12 3 11,00 5 5 3,33 3 2 303,816 7589 419 259 147

10 8,33 8 7 5,67 6 4 4,67 12 3 11,00 3 7 0,67 2 3 302,681 7634 421 260 148

14 14,00 5 8 2,33 4 6 2,00 9 5 7,33 6 3 5,00 3 2 301,234 7705 425 263 149

115   582 - YAVUZ SELİM AKTAĞ 2 5.00  48.00 22.00 
116   987 - MERT EFE ALİ ÇAY 0 3.67  49.00 20.00 
117   743 - RONİDA AKDENİZ 3 5.00  49.00 21.00 
118   1122 - CEYLİN DÖNMEZ 1 2.33  51.00 19.00 
119   215 - SELİN ŞEN 4 2.33  48.00 22.00 
120   187 - MUHAMMEDEMİRTAŞ 0 1.00  47.00 19.00 
121   615 - YUSUF AKGÜL 4 2.33  46.00 24.00 
122   295 - HİRANUR AVCIGEZER 0 2.33  46.00 24.00 
123   65 - MİNA DUMAN 1 3.67  45.00 19.00 
124   465 - ELİF ÇELİKBİLEK 3 3.67  46.00 24.00 
125   390 - AYŞE TURUNÇ 3 4.00  48.00 19.00 
126   90 - M EREN ASLAN 2 1.00  42.00 28.00 
127   490 - ASYA ASLANKILIÇ 1 1.00  44.00 26.00 
128   1093 - HİRA ALTINAY 1 3.67  45.00 21.00 
129   349 - YAĞMUR ALTINOK 4 3.67  46.00 23.00 
130   1201 - AYSİMA İŞLEYEN 1 2.33  45.00 25.00 
131   1267 - EYMEN ALTIN 1 1.00  45.00 24.00 
132   912 - BİLAL ŞENTÜRK 2 1.00  45.00 20.00 
133   1342 - MİNELSU PEKŞEN 3 1.00  45.00 25.00 
134   219 - ALİ ÖMER ÇİMEN 2 1.67  41.00 16.00 
135   260 - ALYA ATAN 3 -0.33  40.00 26.00 
136   849 - ECRİNBERİLBİLDİRİCİ 2 1.00  43.00 27.00 
137   590 - BERRA OLCAR 3 3.67  46.00 24.00 
138   748 - YAMAN ÖZTÜRK 1 1.00  45.00 25.00 
139   409 - EBRAR KAZMACI 3 2.33  40.00 26.00 
140   494 - MUHAMMET EYMEN 5 3.67  43.00 25.00 
141   434 - EMİRBERAT 1 2.33  44.00 23.00 
142   113 - ÖMER EYMEN AYDIN 1 0.67  40.00 17.00 
143   1227 - ECRİN 3 2.33  45.00 25.00 
144   112 - NEHİR BAŞAK 2 -0.33  41.00 22.00 
145   574 - EREN AKÇALAR 4 3.67  46.00 24.00 
146   56 - ENES ÜNSAL 2 0.00  40.00 29.00 
147   570 - YAĞMUR UĞUR 3 2.33  43.00 27.00 
148   1 - ŞEREF TAHA YILMAZ 5 1.00  41.00 29.00 
149   765 - MİRAY ARME 0 2.33  41.00 24.00 
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12 11,00 6 9 3,00 8 2 7,33 12 3 11,00 4 5 2,33 0 5 300,985 7718 427 264 150

13 12,33 4 11 0,33 8 2 7,33 12 3 11,00 5 5 3,33 1 4 298,634 7800 430 266 151

11 9,67 9 6 7,00 6 4 4,67 10 5 8,33 2 8 -0,67 1 4 294,361 7983 436 268 152

12 11,00 7 8 4,33 5 5 3,33 10 5 8,33 3 7 0,67 2 3 289,674 8176 441 269 153

12 11,00 7 8 4,33 5 5 3,33 10 5 8,33 3 7 0,67 2 3 289,674 8176 441 269 153

13 12,33 8 7 5,67 5 5 3,33 7 8 4,33 8 2 7,33 1 4 288,063 8237 446 272 155

13 12,33 8 7 5,67 5 5 3,33 8 7 5,67 2 7 -0,33 2 3 287,669 8245 447 273 156

GENE İL İLÇ KURU

PUAN
D N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
11 10.1 7. 6. 5.49 6. 3 5.01 9. 4. 8.02 4. 4. 3.11 2. 2. 2.04 42.3 25.5 33.8 303.06

PUAN Genel İl İlçe Kurum
D N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sır Sıra Sıra

157 13 12,33 4 9 1,00 5 5 3,33 11 4 9,67 4 6 2,00 2 3 1,00 39,00 29,00 29,33 287,513 8250 448 274 157
158 14 13,67 4 9 1,00 6 2 5,33 10 1 9,67 0 10 -3,33 1 3 0,00 35,00 26,00 26,33 286,751 8286 450 275 158
159 10 8,33 7 8 4,33 4 6 2,00 12 3 11,00 3 7 0,67 2 3 1,00 38,00 32,00 27,33 286,695 8288 451 276 159
160 13 12,33 4 11 0,33 7 3 6,00 11 4 9,67 3 7 0,67 2 3 1,00 40,00 30,00 30,00 285,724 8326 452 277 160
161 11 10,00 8 4 6,67 6 4 4,67 9 6 7,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 37,00 29,00 27,33 284,430 8378 454 279 161
162 11 9,67 8 7 5,67 5 5 3,33 9 6 7,00 4 6 2,00 2 2 1,33 39,00 30,00 29,00 283,957 8410 456 280 162
163 12 11,33 5 10 1,67 5 5 3,33 10 5 8,33 5 5 3,33 3 2 2,33 40,00 29,00 30,33 283,342 8431 457 281 163
164 12 11,00 4 5 2,33 6 3 5,00 11 3 10,00 0 2 -0,67 1 4 -0,33 34,00 20,00 27,33 282,631 8461 458 282 164
165 14 13,67 6 8 3,33 6 4 4,67 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 38,00 31,00 27,67 282,497 8467 459 283 165
166 9 7,00 5 10 1,67 6 4 4,67 12 3 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 42,00 28,00 32,67 282,311 8478 461 284 166
167 13 12,33 2 13 -2,33 7 2 6,33 11 4 9,67 4 6 2,00 3 2 2,33 40,00 29,00 30,33 274,901 8763 467 287 167
168 12 11,00 6 9 3,00 4 6 2,00 9 5 7,33 3 7 0,67 3 2 2,33 37,00 32,00 26,33 274,830 8765 468 288 168
169 10 8,33 5 9 2,00 7 3 6,00 9 6 7,00 10 0 10,00 3 2 2,33 44,00 25,00 35,67 273,330 8812 469 289 169
170 11 9,67 4 11 0,33 7 3 6,00 10 5 8,33 5 5 3,33 4 1 3,67 41,00 29,00 31,33 272,498 8851 472 292 170
171 7 4,67 7 5 5,33 7 3 6,00 11 4 9,67 3 7 0,67 2 2 1,33 37,00 28,00 27,67 267,236 9042 480 294 171
172 10 8,33 5 6 3,00 8 2 7,33 8 7 5,67 5 4 3,67 4 1 3,67 40,00 25,00 31,67 266,253 9090 482 296 172
173 12 11,00 6 6 4,00 7 3 6,00 6 7 3,67 3 7 0,67 3 2 2,33 37,00 28,00 27,67 263,929 9183 486 298 173
174 12 11,33 5 9 2,00 5 5 3,33 8 7 5,67 4 6 2,00 3 2 2,33 37,00 31,00 26,67 263,179 9201 487 299 174
175 14 13,67 6 9 3,00 6 4 4,67 4 7 1,67 4 6 2,00 3 2 2,33 37,00 29,00 27,33 261,252 9275 492 301 175
176 10 8,33 8 7 5,67 6 4 4,67 7 8 4,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 39,00 31,00 28,67 258,432 9379 496 303 176

150   166 - BUĞLEM ERVA KA * 3 -1.67  42.00 27.00 
151   578 - MELİS GÜLER 2 -0.33  43.00 27.00 
152   390 - BERAT ELSIKAN 4 -0.33  39.00 31.00 
153   43000 - YUSUF ÇAVUŞ 3 1.00  39.00 31.00 
154   366 - KAYRA AVCI 3 1.00  39.00 31.00 
155   706 - BARIŞ ÇAVUŞOĞLU 2 -0.33  42.00 28.00 
156   480 - TİMURÖZGÜRYILDIZ 2 1.00  38.00 31.00 

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR

Bursa                        OSMANGAZİ                                     23 NISAN ORTAOKULU                                                       4. SINIF KURUMSAL 6                               

Ortalamalar TÜRKÇE MATEMATİ SOSYAL FEN İNGİLİZCE DİN Toplam
Y

Genel Ortalama İl Ortalaması 3.

No Ögr.Bilgileri TÜRKÇE MATEMATİ SOSYAL FEN İNGİLİZCE DİN Toplam
Y

174 - ASMİN FATMA ÖZKAN 2

524 - HAYRUNNİSA ÇAKIR 1

718 - ERVANUR ZIMBA 5

477 - RABİA ÖZTÜRK 2

523 - YUSUF TALHA GÜVEN 3

206 - BERİLNİSA ÖNAL 4

348 - CEYDA AKBAŞ 2

991 - AHMET EREN ÖZTÜRK 3

572 - YİĞİT YILMAM 1

427 - ÇINAR GÜLÜNAY 6

711 - MELİSA 2

868 - AHMET EMRULLAH 3

100 - LEMAN YAREN BEKTAŞ 5

687 - MEVSİM SOYLU 4

1117 - SELEN GÜNDOĞDU 7

1217 - YUSUF BULUT 5

238 - AZRA ÖZTÜRK 3

445 - ALPEREN GEDİKTAŞ 2

1104 - ED * PO* T 1

1317 - KEREM SÜAT 5
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177 15 15,00 7 3 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 22,00 3,00 21,00 256,800 9450 497 304 177
178 10 9,33 3 7 0,67 8 1 7,67 10 4 8,67 1 6 -1,00 1 4 -0,33 33,00 24,00 25,00 253,131 9580 500 305 178
179 11 10,00 6 7 3,67 3 6 1,00 10 5 8,33 0 10 -3,33 0 5 -1,67 30,00 36,00 18,00 252,633 9605 501 306 179
180 12 11,00 6 9 3,00 5 3 4,00 7 7 4,67 0 6 -2,00 2 2 1,33 32,00 30,00 22,00 249,735 9714 504 308 180
181 12 11,00 7 8 4,33 7 3 6,00 5 9 2,00 3 7 0,67 2 3 1,00 36,00 33,00 25,00 248,391 9746 505 309 181
182 10 8,33 7 8 4,33 4 6 2,00 8 7 5,67 4 6 2,00 0 0 0,00 33,00 32,00 22,33 245,504 9840 510 312 182
183 10 8,33 4 10 0,67 9 1 8,67 9 6 7,00 1 8 -1,67 1 4 -0,33 34,00 34,00 22,67 234,041 10230 524 317 183
184 10 9,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 3 6,00 2 3 1,00 33,00 35,00 21,33 227,139 10449 527 318 184
185 9 7,33 5 5 3,33 3 4 1,67 6 6 4,00 9 1 8,67 0 3 -1,00 32,00 24,00 24,00 227,076 10451 528 319 185
186 11 9,67 3 11 -0,67 6 4 4,67 8 7 5,67 5 5 3,33 1 4 -0,33 34,00 35,00 22,33 225,550 10496 530 320 186
187 11 9,67 3 8 0,33 7 2 6,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 3 1,00 32,00 33,00 21,00 223,943 10538 532 321 187
188 11 9,67 7 8 4,33 3 7 0,67 5 10 1,67 1 9 -2,00 1 3 0,00 28,00 41,00 14,33 214,343 10838 539 325 188
189 12 11,00 4 11 0,33 6 4 4,67 6 9 3,00 3 7 0,67 0 5 -1,67 31,00 39,00 18,00 211,905 10919 543 327 189
190 11 9,67 2 12 -2,00 2 8 -0,67 9 6 7,00 1 7 -1,33 2 3 1,00 27,00 40,00 13,67 209,429 10997 545 328 190
191 11 9,67 4 9 1,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 1 4 -0,33 27,00 41,00 13,33 207,733 11056 548 329 191
192 10 8,33 5 10 1,67 6 4 4,67 7 8 4,33 1 9 -2,00 0 5 -1,67 29,00 41,00 15,33 206,351 11103 549 330 192
193 6 3,00 8 7 5,67 6 4 4,67 6 9 3,00 3 7 0,67 2 3 1,00 31,00 39,00 18,00 203,150 11180 551 331 193
194 9 7,00 2 13 -2,33 4 6 2,00 9 6 7,00 4 6 2,00 2 3 1,00 30,00 40,00 16,67 199,936 11262 552 332 194
195 7 5,67 3 10 -0,33 4 6 2,00 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 3 1,00 26,00 38,00 13,33 189,454 11557 564 337 195
196 9 7,67 4 4 2,67 6 3 5,00 2 11 -1,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 24,00 34,00 12,67 173,170 11987 576 341 196
197 8 5,67 6 9 3,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 2 2,33 27,00 43,00 12,67 172,623 12000 578 342 197
198 4 0,33 7 7 4,67 4 6 2,00 6 9 3,00 6 4 4,67 0 5 -1,67 27,00 42,00 13,00 166,980 12158 583 345 198
199 7 4,33 7 8 4,33 3 4 1,67 4 11 0,33 0 10 -3,33 1 4 -0,33 22,00 45,00 7,00 162,567 12273 587 347 199
200 8 5,67 3 11 -0,67 1 8 -1,67 5 9 2,00 6 4 4,67 2 3 1,00 25,00 42,00 11,00 162,399 12277 588 348 200
201 4 0,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 1 4 -0,33 20,00 50,00 3,33 133,066 12954 603 354 201
202 3 -0,67 7 8 4,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 1 7 -1,33 0 4 -1,33 19,00 47,00 3,33 119,021 13273 608 358 202

10 - YALIN CESUR 0

327 - HAFSA AKGÜ N 2

494 - RANA AKÇETİN 3

1312 - KAD İ RAF RAH T 3

498 - MERT TURAN 3

509 - HAKAN BOZ 5

558 - BERKAY GÖNÜL 5

668 - AHMET YEKTA SEZER 3

951 - 5

233 - MİN SU KAYMA Z 4

674 - BAHAR EMİR 4

106 - SÜLEYMAN HÜSEYİN 4

717 - RÜZGAR DURMUŞ 3

401 - HALİL ÇETİN 4

59 - AERİVAN BULAK 4

493 - ÖMER DENİZ 5

351 - EFEHANBERAKÜÇÜKCOŞKUN 9

423 - HAZAL ERKILIÇ 6

971 - BERAT KOÇDEMİR 7

5 - AFFAN KÜÇÜKCOŞKUN 11

425 - UMUT AKTAŞ 11

537 - ÇINAR ALBAYRAK 4

777 - ESMA NUR ERSİN 4

237 - ZEYNEP DURBAK 7

429 - AMİNE ZEHRA İRKETİ 11

496 - YİĞİT TURAN 8


